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Soportes de pago mes de febrero y marzo 2025 Pendientes

Desde Diana Lizeth Rodriguez <ejecutivocartera5@subredsur.gov.co>
Fecha Lun 31/03/2025 6:02 PM
Para Yulieth Ximena Mendoza Vargas <ymendozav@famisanar.com.co>

 
Cordial saludo, Yulieth por favor del mes de diciembre 2024 tengo pendiente soporte de los siguientes pagos 

31/12/2024                  747.000,00

31/12/2024               1.899.800,00

31/12/2024                    94.000,00

y de marzo 2025 

ENTIDAD PROM. DE SALUD FAMISANAR SAS                 703.403.335,00
ENTIDAD PROM. DE SALUD FAMISANAR SAS                   80.180.691,00

Agradezco tu apoyo a mas tardar el día de mañana tengo plazo para aplicar, dentro de los soportes que me envías no
se encuentran dichos pagos.

Atte,

Diana Lizeth Rodríguez  Cárdenas
Apoyo a la Gestión Administrativa
Área de Cartera
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E
Nit 900.958.564-9
Conmutador (1) 7300 000 Ext. 26030 - 26051
Cel 315  6316914

De: Yulieth Ximena Mendoza Vargas <ymendozav@famisanar.com.co>
Enviado: viernes, 21 de marzo de 2025 8:18 a. m.
Para: Diana Lizeth Rodriguez <ejecutivocartera5@subredsur.gov.co>
Asunto: RE: Soportes de pago mes de febrero y marzo 2025
 
Cordial saludo,

Dando respuesta a su solicitud, envío detallado de pagos vigencia 2025

Cordialmente,
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Ximena Mendoza Vargas
Analista Conciliaciones Cartera
Gerencia Administrativa y Financiera
 
Cel: +57 3173692832            Correo: ymendozav@famisanar.com.co
Tel: 601 650 0200                  Dirección: Cra 13ª # 77ª – 63
www.famisanar.com.co
 

De: Diana Lizeth Rodriguez <ejecutivocartera5@subredsur.gov.co>
Enviado: jueves, 20 de marzo de 2025 3:35 p. m.
Para: Yulieth Ximena Mendoza Vargas <ymendozav@famisanar.com.co>
Asunto: RV: Soportes de pago mes de febrero y marzo 2025
 

NIT  # CUENTA EN
DINAMICA ENTIDAD  VALOR DEL GIRO

TESORERIA 

830003564 001 ENTIDAD PROM. DE SALUD FAMISANAR SAS                 417.222.782,00
830003564 001 ENTIDAD PROM. DE SALUD FAMISANAR SAS                 127.560.190,00
830003564 001 ENTIDAD PROM. DE SALUD FAMISANAR SAS                 703.403.335,00

Cordial saludo , Yulieth reitero tu apoyo con los soportes del mes de marzo 2025, gracias 

Diana Lizeth Rodríguez  Cárdenas
Apoyo a la Gestión Administrativa
Área de Cartera
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E
Nit 900.958.564-9
Conmutador (1) 7300 000 Ext. 26030 - 26051
Cel 315  6316914

De: Diana Lizeth Rodriguez
Enviado: lunes, 17 de marzo de 2025 6:06 p. m.
Para: Yulieth Ximena Mendoza Vargas <ymendozav@famisanar.com.co>
Asunto: Soportes de pago mes de febrero y marzo 2025
 
Agradezco tu apoyo con los soportes de pago relacionados en el asunto con el fin actualizar la cartera.

Atte.

Diana Lizeth Rodríguez  Cárdenas
Apoyo a la Gestión Administrativa
Área de Cartera
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E
Nit 900.958.564-9
Conmutador (1) 7300 000 Ext. 26030 - 26051
Cel 315  6316914
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